
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM ALACA Alaca Anadolu İmam Hatip Lisesi ÇALIŞKAN TÜRKİYE GENELİ YKS - AYT 01 (CO00-AYT.02TGS01) 130 130 130 8597

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 13,9 17,7 9,25 5,3 7,3 3,37 9,1 12,9 5,60 2,7 3,3 2,13 5,5 7,3 3,73 3,0 4,6 1,81 5,5 6,3 3,90 3,9 3,4 3,01 48,7 62,7 32,80 68,230 89,950 106,500

Okul Ortalaması 22,6 12,7 19,39 9,1 8,0 7,12 5,6 2,8 4,86 2,0 1,9 1,52 18,3 9,3 15,92 13,9 11,6 11,02 3,6 2,3 3,06 2,5 2,9 1,78 77,5 51,5 64,67 208,010 77,300 216,500

KATILIMLAR

1 565 NİSANUR GÜNAY 12G 26 11 23,25 8 9 5,75 28 3 27,25 8 8 6,00 28 8 26,00 22 7 20,25 120 46 108,50 215,453 65 767 198,945 14 1333 334,455 1 89

2 9005 EDA DEMİR 12C 36 4 35,00 15 5 13,75 4 4 3,00 36 4 35,00 28 10 25,50 1 0 1,00 120 27 113,25 369,678 3 19 146,813 31 2213 327,078 2 125

3 9034 SÜMEYYE ŞIKBUDAK 12İ 30 10 27,50 14 5 12,75 14 13 10,75 11 9 8,75 29 8 27,00 29 11 26,25 13 6 11,50 19 13 15,75 159 75 140,25 353,645 5 34 258,573 9 844 316,030 3 170

4 9007 HATİCE CEYDA KARA 12E 27 13 23,75 10 9 7,75 19 11 16,25 4 7 2,25 27 11 24,25 23 12 20,00 110 63 94,25 202,725 71 963 186,520 15 1498 312,685 4 186

5 92 EDA BAŞTARI 12B 33 7 31,25 12 7 10,25 15 3 14,25 31 7 29,25 26 10 23,50 5 4 4,00 122 38 112,50 344,618 10 52 158,153 24 2003 309,263 5 201

6 9022 NİHAL KARACA 12G 26 13 22,75 13 5 11,75 13 11 10,25 4 3 3,25 29 6 27,50 16 14 12,50 13 8 11,00 7 33 -1,25 121 93 97,75 276,855 37 240 158,700 23 1989 307,538 6 216

7 56000 RABİYA BULUT 12H 27 6 25,50 17 3 16,25 10 10 7,50 2 0 2,00 30 8 28,00 0 1 -0,25 9 6 7,50 95 34 86,50 212,828 67 798 160,493 20 1953 305,208 7 226

8 9028 ELİF SOĞANCI 12C 36 4 35,00 16 4 15,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 3 31,25 30 7 28,25 115 20 110,00 371,738 1 15 304,290 8 230

9 3565 RUMEYSA PENPE 12H 30 4 29,00 14 4 13,00 33 4 32,00 30 6 28,50 107 18 102,50 370,840 2 17 300,560 9 256

10 91 MELEK KAPLAN 12F 32 5 30,75 14 5 12,75 4 5 2,75 1 2 0,50 31 6 29,50 28 6 26,50 3 0 3,00 113 29 105,75 355,348 4 32 146,613 32 2219 298,660 10 271

11 9015 ASLIHAN CEYLAN 12A 32 8 30,00 16 4 15,00 1 2 0,50 32 4 31,00 27 8 25,00 108 26 101,50 351,175 7 39 298,485 11 274

12 56 SILA KUYUMCU 12İ 31 9 28,75 13 7 11,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 33 5 31,75 24 13 20,75 0 1 -0,25 102 40 92,00 328,125 14 82 297,300 12 285

13 559 ALEYNA EYVAZ 12A 33 5 31,75 15 4 14,00 6 3 5,25 1 5 -0,25 31 6 29,50 22 14 18,50 108 37 98,75 315,633 21 109 296,275 13 294

14 9013 ALEYNA TÜRK 12A 29 9 26,75 13 5 11,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 32 7 30,25 28 12 25,00 105 34 96,50 346,945 9 47 291,430 14 342

15 3492 ONUR COŞGUN 12H 22 17 17,75 9 10 6,50 17 12 14,00 3 2 2,50 31 7 29,25 22 16 18,00 3 7 1,25 107 71 89,25 307,750 23 131 139,445 42 2369 290,115 15 347

16 3549 BERAT İSLAMOĞLU 12A 28 7 26,25 9 9 6,75 12 7 10,25 1 0 1,00 30 7 28,25 28 7 26,25 1 0 1,00 109 37 99,75 349,558 8 43 141,398 40 2337 286,958 16 374

17 58000 SENA KAYA 12İ 30 7 28,25 16 4 15,00 6 2 5,50 29 5 27,75 24 12 21,00 105 30 97,50 322,380 19 92 285,605 17 386

18 3516 ELİF YAĞMUR GÜNDOĞAN 12C 29 7 27,25 7 12 4,00 10 8 8,00 1 0 1,00 27 6 25,50 16 10 13,50 9 5 7,75 99 48 87,00 271,690 41 267 151,555 27 2120 283,243 18 397

19 15 RANA DONALI 12H 25 9 22,75 13 7 11,25 1 1 0,75 31 5 29,75 27 6 25,50 97 28 90,00 344,418 11 53 282,803 19 405

20 9012 ZEYNEP GÜNEŞ 12K 30 7 28,25 16 3 15,25 0 1 -0,25 30 7 28,25 25 13 21,75 101 31 93,25 324,433 17 89 282,413 20 409

21 95000 CEYDA BAŞTARI 12B 26 13 22,75 14 3 13,25 12 1 11,75 1 0 1,00 28 9 25,75 22 11 19,25 3 1 2,75 106 38 96,50 307,593 24 132 149,215 30 2168 282,143 21 412

22 74 * BRANUR ERDOĞAN 12E 26 13 22,75 11 9 8,75 17 8 15,00 3 5 1,75 26 11 23,25 21 10 18,50 10 7 8,25 114 63 98,25 295,945 27 168 160,560 19 1949 280,960 22 419

23 81 SALİHA ÇAĞIR 12H 28 12 25,00 14 6 12,50 3 0 3,00 30 7 28,25 25 12 22,00 100 37 90,75 324,615 16 88 280,518 23 423

24 9020 MELİH MANTI 12F 27 12 24,00 12 7 10,25 18 8 16,00 6 4 5,00 26 11 23,25 8 12 5,00 97 54 83,50 202,293 72 967 159,778 21 1963 280,165 24 427

25 285 ÜLBİYE GÜL 12K 24 11 21,25 10 10 7,50 32 7 30,25 26 14 22,50 92 42 81,50 326,945 15 85 279,945 25 430

26 3438 MELİH MALİK MAZLUM 12F 30 5 28,75 16 4 15,00 1 2 0,50 2 0 2,00 28 7 26,25 27 9 24,75 104 27 97,25 335,625 12 65 274,765 26 474

27 9009 ÖMER SEFER BERFE 12H 27 12 24,00 14 5 12,75 8 3 7,25 3 2 2,50 28 11 25,25 3 5 1,75 83 38 73,50 203,128 70 956 144,413 36 2263 274,635 27 476

28 8 DENİZ KUYUMCU 12B 27 10 24,50 14 5 12,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 8 27,00 26 13 22,75 97 37 87,75 323,220 18 91 271,610 28 491

29 100 ELİF KAYA 12C 27 8 25,00 13 7 11,25 2 1 1,75 2 1 1,75 28 8 26,00 25 8 23,00 97 33 88,75 322,365 20 93 267,980 29 526

30 3562 İLAN YILDIRIM 12B 21 15 17,25 9 8 7,00 8 8 6,00 1 3 0,25 28 9 25,75 17 14 13,50 5 7 3,25 89 64 73,00 267,243 43 288 133,738 44 2464 266,268 30 542
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Genel Ortalama 13,9 17,7 9,25 5,3 7,3 3,37 9,1 12,9 5,60 2,7 3,3 2,13 5,5 7,3 3,73 3,0 4,6 1,81 5,5 6,3 3,90 3,9 3,4 3,01 48,7 62,7 32,80 68,230 89,950 106,500

Okul Ortalaması 22,6 12,7 19,39 9,1 8,0 7,12 5,6 2,8 4,86 2,0 1,9 1,52 18,3 9,3 15,92 13,9 11,6 11,02 3,6 2,3 3,06 2,5 2,9 1,78 77,5 51,5 64,67 208,010 77,300 216,500

KATILIMLAR

31 76 ZEYNEP ŞAHİN 12K 23 15 19,25 9 11 6,25 1 0 1,00 1 0 1,00 29 5 27,75 31 8 29,00 94 39 84,25 352,843 6 37 266,118 31 543

32 9025 MUHAMMED EMİN ŞAHİN 12G 24 12 21,00 9 10 6,50 5 5 3,75 3 1 2,75 28 9 25,75 24 16 20,00 2 5 0,75 4 6 2,50 99 64 83,00 302,948 25 143 144,118 37 2272 263,470 32 563

33 9019 SEYHAN EKER 12İ 24 11 21,25 16 3 15,25 1 0 1,00 27 6 25,50 26 4 25,00 94 24 88,00 330,063 13 77 263,285 33 566

34 9014 ALİ KARA 12A 25 11 22,25 7 8 5,00 16 5 14,75 24 13 20,75 10 7 8,25 82 44 71,00 187,675 82 1151 155,238 26 2054 262,685 34 577

35 3480 BUSE RABİA YURTTUTAN 12B 24 11 21,25 14 2 13,50 27 5 25,75 16 16 12,00 81 34 72,50 261,035 48 325 262,200 35 583

36 9023 SENA DEMİR 12İ 23 15 19,25 9 9 6,75 22 3 21,25 2 5 0,75 22 12 19,00 12 12 9,00 11 7 9,25 2 5 0,75 103 68 86,00 233,390 58 523 167,368 17 1817 262,143 36 584

37 231 SAMET ARSLAN 12H 31 9 28,75 12 6 10,50 9 5 7,75 1 0 1,00 26 14 22,50 22 18 17,50 101 52 88,00 287,560 32 203 258,253 37 632

38 3546 SILA BEŞİKÇİ 12İ 22 11 19,25 8 10 5,50 5 2 4,50 1 1 0,75 27 8 25,00 16 17 11,75 1 0 1,00 80 49 67,75 255,288 50 359 128,355 48 2556 256,900 38 651

39 9036 EYNEP YALÇIN 12K 25 11 22,25 7 11 4,25 10 5 8,75 1 2 0,50 25 12 22,00 6 4 5,00 74 45 62,75 187,653 83 1152 142,193 39 2319 255,705 39 663

40 96 MEDİNE AKSARI 12F 30 10 27,50 12 7 10,25 9 3 8,25 3 1 2,75 24 9 21,75 17 10 14,50 95 40 85,00 269,855 42 279 255,033 40 675

41 86 NİSANUR ŞAHİNER 12G 18 9 15,75 10 6 8,50 15 1 14,75 22 10 19,50 16 10 13,50 8 2 7,50 89 38 79,50 253,310 51 366 151,205 28 2126 252,143 41 701

42 9008 TUĞBA NAZAR 12K 29 10 26,50 10 6 8,50 26 9 23,75 21 14 17,50 86 39 76,25 283,885 35 217 252,058 42 704

43 3440 PINAR BAYRAK 12H 22 11 19,25 12 8 10,00 27 10 24,50 26 10 23,50 87 39 77,25 314,780 22 114 250,933 43 721

44 9042 NURSENA TÜBLEK 12H 24 13 20,75 9 7 7,25 4 3 3,25 26 9 23,75 13 9 10,75 1 1 0,75 77 42 66,50 246,743 55 412 128,780 46 2547 250,913 44 722

45 83 MUHAMMET YASİR GÜL 12G 30 7 28,25 12 7 10,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 25 10 22,50 24 12 21,00 92 37 82,75 300,618 26 155 249,275 45 755

46 3525 ŞEVVAL MARAŞLI 12İ 21 16 17,00 12 8 10,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 26 12 23,00 17 18 12,50 1 4 0,00 80 64 64,00 252,093 53 375 242,898 46 808

47 9038 ÜSEYİN GAZİ KARAKUR 12E 29 11 26,25 10 10 7,50 30 10 27,50 19 1 18,75 34 4 33,00 29 11 26,25 151 47 139,25 377,285 1 152 242,860 47 810

48 9002 RUMEYSA DUKAN 12H 27 11 24,25 10 8 8,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 25 11 22,25 20 12 17,00 83 43 72,25 275,698 38 246 242,798 48 812

49 9029 RUMEYSA DONALI 12H 25 13 21,75 10 10 7,50 1 2 0,50 25 9 22,75 19 15 15,25 80 49 67,75 266,280 44 292 242,425 49 817

50 3470 ANAN YAĞMUR 12B 26 13 22,75 10 6 8,50 24 8 22,00 23 11 20,25 1 0 1,00 84 38 74,50 291,010 30 195 128,803 45 2545 241,938 50 825

51 3434 BEYZANUR TOSYNCU 12B 25 9 22,75 10 7 8,25 0 1 -0,25 25 10 22,50 18 13 14,75 78 40 68,00 263,333 46 316 241,900 51 829

52 3456 MELİKE İSLAMOĞLU 12F 27 10 24,50 11 8 9,00 0 7 -1,75 1 2 0,50 25 11 22,25 24 13 20,75 88 51 75,25 294,745 28 176 241,653 52 836

53 9003 SERAP DEVE 12İ 30 6 28,50 10 4 9,00 3 2 2,50 23 9 20,75 21 8 19,00 87 29 79,75 285,390 33 211 241,453 53 837

54 610 CANER BİLGİN 12B 15 15 11,25 11 9 8,75 0 6 -1,50 26 8 24,00 23 16 19,00 75 54 61,50 284,013 34 216 239,080 54 869

55 93 MİKAİL KAYA 12F 27 7 25,25 13 6 11,50 0 2 -0,50 22 5 20,75 24 15 20,25 86 35 77,25 289,805 31 199 237,845 55 894

56 581 ELİF SEYHAN 12C 32 6 30,50 9 7 7,25 28 6 26,50 17 3 16,25 30 5 28,75 23 10 20,50 139 37 129,75 338,768 2 353 234,260 56 967

57 9033 ŞİFA NUR KARABACAK 12K 24 10 21,50 5 11 2,25 24 9 21,75 18 17 13,75 71 47 59,25 252,088 54 376 231,885 57 1013

58 9041 MUHAMMED EMİN TOKMAK 12G 25 15 21,25 10 10 7,50 4 4 3,00 2 10 -0,50 22 18 17,50 4 25 -2,25 11 19 6,25 3 8 1,00 81 109 53,75 159,105 96 1479 145,400 34 2241 230,503 58 1045

59 44 HATİCE ERDOĞAN 12E 22 18 17,50 7 9 4,75 24 10 21,50 13 18 8,50 66 55 52,25 222,948 63 657 229,348 59 1073

60 34700 AHMET EREN PENPE 12A 24 8 22,00 8 11 5,25 1 1 0,75 21 2 20,50 22 12 19,00 76 34 67,50 278,070 36 235 229,185 60 1080
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Genel Ortalama 13,9 17,7 9,25 5,3 7,3 3,37 9,1 12,9 5,60 2,7 3,3 2,13 5,5 7,3 3,73 3,0 4,6 1,81 5,5 6,3 3,90 3,9 3,4 3,01 48,7 62,7 32,80 68,230 89,950 106,500

Okul Ortalaması 22,6 12,7 19,39 9,1 8,0 7,12 5,6 2,8 4,86 2,0 1,9 1,52 18,3 9,3 15,92 13,9 11,6 11,02 3,6 2,3 3,06 2,5 2,9 1,78 77,5 51,5 64,67 208,010 77,300 216,500

KATILIMLAR

61 33000 HATİCE DOĞAN 12E 25 14 21,50 8 9 5,75 2 2 1,50 2 0 2,00 22 10 19,50 18 14 14,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 78 51 65,25 252,868 52 372 125,823 51 2591 228,758 61 1086

62 22 GÖKNUR YILDIZ 12D 19 18 14,50 10 7 8,25 2 7 0,25 1 2 0,50 24 10 21,50 15 17 10,75 0 4 -1,00 2 4 1,00 73 69 55,75 235,478 57 499 123,320 53 2641 228,398 62 1094

63 119 OSMAN ALTINOK 12H 22 14 18,50 11 4 10,00 0 1 -0,25 21 3 20,25 23 5 21,75 0 1 -0,25 77 28 70,00 291,940 29 186 228,218 63 1096

64 592 BEYZA ELİF GÜNDOĞAN 12B 31 7 29,25 12 6 10,50 25 7 23,25 16 2 15,50 27 3 26,25 18 11 15,25 129 36 120,00 303,973 3 551 226,778 64 1131

65 3491 ŞEYDA DOGUZ 12K 25 8 23,00 12 5 10,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 21 8 19,00 21 11 18,25 79 35 70,25 272,173 40 262 225,983 65 1141

66 14 ELANUR BAŞIBÜTÜN 12C 26 12 23,00 13 6 11,50 3 7 1,25 0 1 -0,25 21 10 18,50 12 19 7,25 2 0 2,00 77 55 63,25 214,223 66 778 141,100 41 2341 225,848 66 1146

67 95 MUZAFFER UYSAL 12G 27 10 24,50 7 9 4,75 21 9 18,75 14 17 9,75 69 45 57,75 224,693 62 631 221,330 67 1262

68 3444 EBRAR AYTEMÜR 12B 27 9 24,75 9 7 7,25 2 2 1,50 20 10 17,50 21 6 19,50 79 34 70,50 274,513 39 252 218,920 68 1323

69 3500 ENES YILMAZ 12D 22 13 18,75 6 6 4,50 10 6 8,50 18 9 15,75 7 6 5,50 5 4 4,00 68 44 57,00 195,245 76 1048 136,718 43 2413 218,035 69 1352

70 53 ÜMRAN GÜL 12K 22 15 18,25 12 7 10,25 2 3 1,25 21 12 18,00 20 14 16,50 77 51 64,25 258,165 49 343 217,953 70 1354

71 21 MERYEM BOLAT 12F 19 13 15,75 6 12 3,00 21 7 19,25 15 18 10,50 61 50 48,50 224,700 61 629 214,725 71 1441

72 17300 ALEYNA GÜL 12A 21 13 17,75 8 8 6,00 21 12 18,00 15 13 11,75 65 46 53,50 230,055 59 560 212,723 72 1488

73 3552 MERVE AÇIKGÖZ 12F 20 17 15,75 10 8 8,00 2 3 1,25 21 14 17,50 10 21 4,75 0 1 -0,25 63 64 47,00 192,490 78 1085 210,968 73 1530

74 4 EYZANUR KAPLAN 12B 19 12 16,00 6 12 3,00 2 0 2,00 21 14 17,50 14 15 10,25 62 53 48,75 219,105 64 707 207,585 74 1598

75 9037 ZEYNEP NURGÖK 12K 27 12 24,00 10 9 7,75 26 4 25,00 13 6 11,50 21 5 19,75 14 13 10,75 111 49 98,75 258,690 8 841 204,563 75 1671

76 65 BARIŞ GÜNEŞ 12A 19 12 16,00 11 6 9,50 1 0 1,00 18 10 15,50 22 12 19,00 71 40 61,00 262,055 47 322 202,530 76 1730

77 9011 NİSA NUR TÜRK 12G 26 14 22,50 12 7 10,25 23 4 22,00 12 7 10,25 21 4 20,00 20 11 17,25 114 47 102,25 290,150 4 633 201,880 77 1745

78 3527 ONUR BALABAN 12H 21 15 17,25 7 10 4,50 3 0 3,00 3 1 2,75 19 16 15,00 15 23 9,25 68 65 51,75 209,818 68 852 200,910 78 1766

79 3436 ÜMMÜNUR BÖLÜKBAŞ 12K 25 12 22,00 9 9 6,75 4 1 3,75 17 10 14,50 17 17 12,75 0 5 -1,25 72 54 58,50 229,468 60 570 200,383 79 1781

80 9031 ABDULLAH KILIÇ 12A 32 8 30,00 14 6 12,50 27 7 25,25 6 13 2,75 18 6 16,50 18 14 14,50 115 54 101,50 274,185 6 732 200,293 80 1783

81 39 KADER YİĞİT 12E 19 17 14,75 7 7 5,25 19 14 15,50 10 21 4,75 55 59 40,25 183,578 85 1214 196,620 81 1870

82 556 ÇİĞDEM ARSLAN 12B 25 15 21,25 6 12 3,00 20 3 19,25 12 8 10,00 24 7 22,25 17 17 12,75 104 62 88,50 260,883 7 831 196,048 82 1886

83 11 ŞEYDA TÜRKMEZ 12İ 15 18 10,50 3 14 -0,50 19 12 16,00 9 27 2,25 46 71 28,25 166,710 93 1401 190,370 83 2039

84 99999 ESMANUR AKSARI 12D 20 12 17,00 7 10 4,50 17 13 13,75 12 20 7,00 56 55 42,25 190,795 79 1112 188,933 84 2082

85 3455 FURKAN CEYLAN 12D 18 14 14,50 11 7 9,25 2 1 1,75 1 0 1,00 16 13 12,75 23 7 21,25 71 42 60,50 265,463 45 297 188,485 85 2091

86 116 ABDURRAHİM CAN DEĞİR 12A 22 11 19,25 7 8 5,00 3 3 2,25 14 7 12,25 13 17 8,75 1 1 0,75 60 47 48,25 198,210 73 1011 126,915 50 2575 185,980 86 2170

87 9010 ENES KARSLI 12D 23 16 19,00 9 9 6,75 6 5 4,75 14 13 10,75 12 7 10,25 64 50 51,50 203,828 69 938 182,225 87 2251

88 62 EMRE CAN ÇELİK 12C 25 11 22,25 8 11 5,25 15 18 10,50 14 19 9,25 1 0 1,00 63 59 48,25 195,748 75 1042 128,720 47 2550 177,495 88 2371

89 9021 EMİR DONALI 12C 19 15 15,25 10 8 8,00 6 2 5,50 2 5 0,75 10 6 8,50 6 6 4,50 5 7 3,25 7 10 4,50 65 59 50,25 166,198 94 1407 156,378 25 2039 176,810 89 2389

90 558 HİLAL ÇELİK 12E 31 8 29,00 10 2 9,50 15 1 14,75 7 0 7,00 11 3 10,25 10 5 8,75 84 19 79,25 220,410 10 1115 176,025 90 2408
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Genel Ortalama 13,9 17,7 9,25 5,3 7,3 3,37 9,1 12,9 5,60 2,7 3,3 2,13 5,5 7,3 3,73 3,0 4,6 1,81 5,5 6,3 3,90 3,9 3,4 3,01 48,7 62,7 32,80 68,230 89,950 106,500

Okul Ortalaması 22,6 12,7 19,39 9,1 8,0 7,12 5,6 2,8 4,86 2,0 1,9 1,52 18,3 9,3 15,92 13,9 11,6 11,02 3,6 2,3 3,06 2,5 2,9 1,78 77,5 51,5 64,67 208,010 77,300 216,500

KATILIMLAR

91 109 MELİH GÖRKEM ARSLAN 12F 12 16 8,00 7 10 4,50 14 5 12,75 11 11 8,25 44 42 33,50 189,610 80 1130 175,973 91 2412

92 23 MELİH CAN PAK 12F 17 14 13,50 8 5 6,75 2 0 2,00 12 4 11,00 8 4 7,00 47 27 40,25 182,938 86 1219 175,863 92 2414

93 550 AVZA NUR DURAN 12H 30 7 28,25 9 8 7,00 17 0 17,00 12 6 10,50 9 7 7,25 22 8 20,00 99 36 90,00 275,375 5 721 171,963 93 2490

94 3252 MELEK ARSLAN 12F 20 16 16,00 11 9 8,75 14 18 9,50 14 22 8,50 59 65 42,75 187,328 84 1156 170,043 94 2552

95 66 SILA AŞKIN 12İ 21 12 18,00 7 11 4,25 1 1 0,75 13 14 9,50 10 17 5,75 52 55 38,25 171,885 90 1344 168,385 95 2590

96 9043 ELİF ARSLAN 12C 17 18 12,50 7 10 4,50 7 11 4,25 4 9 1,75 11 13 7,75 9 4 8,00 6 10 3,50 11 15 7,25 72 90 49,50 178,728 87 1284 165,450 18 1861 167,495 96 2611

97 9039 H MEYRA YEĞEN 12E 24 13 20,75 8 9 5,75 3 2 2,50 5 5 3,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 8 10 5,50 57 44 46,00 137,870 105 1699 159,018 22 1980 166,438 97 2638

98 627 RAHİM BİLEK 12E 14 24 8,00 1 15 -2,75 1 8 -1,00 16 15 12,25 7 24 1,00 39 86 17,50 145,603 103 1617 166,145 98 2643

99 564 SILA KARAKUŞ 12İ 23 7 21,25 8 7 6,25 17 5 15,75 6 6 4,50 12 7 10,25 8 17 3,75 74 49 61,75 183,830 16 1544 165,405 99 2662

100 9 İLEK BENLİ 12B 19 12 16,00 7 11 4,25 2 2 1,50 12 12 9,00 14 12 11,00 1 4 0,00 55 53 41,75 197,288 74 1024 164,688 100 2686

101 98 BETÜL AYKAÇ 12A 25 8 23,00 7 8 5,00 15 6 13,50 5 7 3,25 13 8 11,00 10 12 7,00 75 49 62,75 199,553 13 1327 164,053 101 2699

102 9016 BEYZA BAYRAK 12B 25 9 22,75 12 5 10,75 19 3 18,25 9 8 7,00 12 13 8,75 77 38 67,50 207,463 12 1249 162,780 102 2726

103 3488 EKİYE GÜNEŞ 12K 15 16 11,00 6 12 3,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 13 14 9,50 10 14 6,50 47 58 32,50 172,353 89 1338 162,543 103 2733

104 33 ESMANUR ÖZDEMİR 12D 15 24 9,00 5 15 1,25 16 22 10,50 11 21 5,75 47 82 26,50 168,328 92 1387 162,408 104 2739

105 9030 İSMAİL CİHAT ALAR 12E 17 18 12,50 4 3 3,25 12 4 11,00 11 8 9,00 11 28 4,00 8 32 0,00 6 8 4,00 6 19 1,25 75 120 45,00 132,173 109 1763 146,503 33 2221 161,098 105 2772

106 9024 NURSENA SERT 12G 20 16 16,00 5 13 1,75 1 3 0,25 12 13 8,75 11 19 6,25 49 64 33,00 169,628 91 1370 160,225 106 2793

107 106 AMDİ ARSLAN 12D 20 15 16,25 4 9 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 14 22 8,50 16 20 11,00 0 1 -0,25 55 69 37,75 193,998 77 1065 159,190 107 2817

108 49 HÜSEYİN BERAT SUNA 12E 13 26 6,50 6 10 3,50 1 0 1,00 12 13 8,75 12 25 5,75 44 74 25,50 163,450 95 1432 154,298 108 2908

109 591 AZİZE KURT 12A 26 9 23,75 12 5 10,75 9 5 7,75 6 8 4,00 6 7 4,25 16 16 12,00 75 50 62,50 212,205 11 1197 150,140 109 2991

110 64 YUSUF DENİZ 12K 7 17 2,75 1 9 -1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 14 18 9,50 13 20 8,00 3 5 1,75 39 74 20,50 172,385 88 1336 110,223 58 3000 149,413 110 3006

111 34 ELİF SUDE KAYA 12C 20 16 16,00 4 14 0,50 12 21 6,75 11 22 5,50 47 73 28,75 158,705 97 1487 148,593 111 3020

112 11400 MERVE KÜÇÜKÇAY 12F 15 16 11,00 9 9 6,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 8 11 5,25 17 21 11,75 3 7 1,25 2 4 1,00 55 71 37,25 187,860 81 1149 123,358 52 2639 145,078 112 3115

113 3 AYŞENUR BOLAT 12A 9 21 3,75 3 9 0,75 12 16 8,00 6 19 1,25 30 65 13,75 133,963 108 1740 144,570 113 3124

114 50 ESRA NUR KOÇAK 12D 14 11 11,25 5 11 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 9 11 6,25 9 16 5,00 38 50 25,50 153,490 99 1537 144,290 114 3129

115 10100 EMİRHAN GÜL 12C 7 18 2,50 8 11 5,25 10 11 7,25 25 10 22,50 1 1 0,75 51 51 38,25 245,163 56 433 110,623 57 2839 143,640 115 3141

116 3502 KÜBRA POLAT 12E 13 24 7,00 4 12 1,00 1 6 -0,50 13 25 6,75 10 20 5,00 1 0 1,00 2 6 0,50 44 93 20,75 151,415 102 1562 111,115 55 2836 142,923 116 3157

117 9027 SÜMEYYE TOKGÖZ 12İ 22 13 18,75 9 5 7,75 8 5 6,75 1 5 -0,25 9 12 6,00 4 15 0,25 53 55 39,25 143,030 38 2296 142,348 117 3164

118 563 EMRE DEMİRCİ 12C 28 11 25,25 3 4 2,00 7 1 6,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 4 3,00 46 23 40,25 150,228 29 2148 134,965 118 3270

119 38 İLKNUR KÖSE 12E 9 28 2,00 5 13 1,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 12 23 6,25 11 21 5,75 0 4 -1,00 38 94 14,50 151,805 101 1555 134,873 119 3272

120 108 CENGİZ ÖZDEMİR 12B 11 15 7,25 7 10 4,50 7 10 4,50 8 16 4,00 33 51 20,25 141,455 104 1655 132,998 120 3292
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM ALACA Alaca Anadolu İmam Hatip Lisesi ÇALIŞKAN TÜRKİYE GENELİ YKS - AYT 01 (CO00-AYT.02TGS01) 130 130 130 8597

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 13,9 17,7 9,25 5,3 7,3 3,37 9,1 12,9 5,60 2,7 3,3 2,13 5,5 7,3 3,73 3,0 4,6 1,81 5,5 6,3 3,90 3,9 3,4 3,01 48,7 62,7 32,80 68,230 89,950 106,500

Okul Ortalaması 22,6 12,7 19,39 9,1 8,0 7,12 5,6 2,8 4,86 2,0 1,9 1,52 18,3 9,3 15,92 13,9 11,6 11,02 3,6 2,3 3,06 2,5 2,9 1,78 77,5 51,5 64,67 208,010 77,300 216,500

KATILIMLAR

121 9018 BEYZA SULTAN DEVECİ 12B 16 5 14,75 2 3 1,25 10 5 8,75 1 5 -0,25 6 6 4,50 4 6 2,50 39 30 31,50 144,680 35 2259 131,983 121 3302

122 21000 GİZEM DURAN 12D 9 23 3,25 7 8 5,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 7 8 5,00 6 17 1,75 1 0 1,00 30 62 14,50 128,513 110 1872 111,003 56 2837 131,140 122 3390

123 82000 EMİRHAN ARSLAN 12C 14 21 8,75 7 11 4,25 9 24 3,00 6 9 3,75 36 65 19,75 136,168 107 1721 126,385 123 3475

124 76000 YUSUF TAHA GÜL 12K 6 22 0,50 4 6 2,50 6 6 4,50 5 16 1,00 21 50 8,50 121,105 112 1992 125,345 124 3480

125 99 MUHAMMET HALİL MARAŞ 12G 8 18 3,50 1 19 -3,75 7 10 4,50 14 26 7,50 1 0 1,00 31 73 12,75 153,543 98 1536 101,783 59 3667 124,513 125 3492

126 3559 EMİRHAN ÖCAL 12C 15 11 12,25 6 9 3,75 3 6 1,50 7 12 4,00 6 21 0,75 37 59 22,25 127,595 49 2565 123,853 126 3538

127 720 SEMANUR ÖZER 12İ 11 23 5,25 3 14 -0,50 0 1 -0,25 7 17 2,75 12 16 8,00 33 71 15,25 153,260 100 1541 117,570 127 3894

128 3454 TUĞBA KAYA 12K 11 23 5,25 4 13 0,75 7 24 1,00 8 23 2,25 30 83 9,25 118,443 113 2247 109,965 128 4045

129 114 MUHAMMED ALİ ÇAVDAR 12F 8 30 0,50 5 13 1,75 0 9 -2,25 6 9 3,75 8 30 0,50 10 26 3,50 1 3 0,25 5 10 2,50 43 130 10,50 121,980 111 1987 116,255 54 2735 105,385 129 4335

130 165 ENES YURTTUTAN 12D 7 12 4,00 1 9 -1,25 2 10 -0,50 0 2 -0,50 4 16 0,00 12 21 6,75 1 9 -1,25 1 4 0,00 28 83 7,25 136,768 106 1710
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